
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADIYAMAN KAHTA Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 70 924 924 16360

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 11,7 18,82 9,7 5,2 8,38 12,6 4,8 11,37 3,9 5,2 2,60 47,9 26,8 41,17 235,840

Okul Ortalaması 29,1 8,5 26,93 12,4 4,3 11,33 18,6 4,2 17,54 4,6 4,9 3,35 64,7 22,0 59,15 296,260

KATILIMLAR

1 0 AHMET POLAT 12D 35 5 33,75 15 3 14,25 37 1 36,75 15 5 13,75 102 14 98,50 431,228 1 1 1 1 115

2 79 MENEKŞE GÜNDÜZ 12A 33 7 31,25 16 3 15,25 36 2 35,50 11 7 9,25 96 19 91,25 408,640 1 2 2 2 323

3 22 NAZLI ŞAHİN 12B 35 5 33,75 14 5 12,75 31 2 30,50 14 6 12,50 94 18 89,50 399,188 1 3 4 4 455

4 414 AHMED YASİN YETİŞ 12C 35 5 33,75 17 2 16,50 33 4 32,00 5 7 3,25 90 18 85,50 389,778 1 4 5 5 628

5 0 ŞEYDA AKYOL 12B 36 4 35,00 13 6 11,50 30 3 29,25 10 8 8,00 89 21 83,75 381,228 2 5 7 7 812

6 59000 MEDİNE KAR 12B 33 5 31,75 12 3 11,25 31 3 30,25 10 6 8,50 86 17 81,75 375,390 3 6 10 10 954

7 85 MURAT AKYOL 12D 29 9 26,75 12 5 10,75 30 3 29,25 9 4 8,00 80 21 74,75 352,750 2 7 28 28 1514

8 23 UMUT KAŞKAN 12D 32 6 30,50 13 4 12,00 27 4 26,00 5 5 3,75 77 19 72,25 343,908 3 8 37 37 1760

9 88 BETÜL AKBAŞ 12C 35 5 33,75 15 5 13,75 25 3 24,25 1 2 0,50 76 15 72,25 343,675 2 9 38 38 1765

10 42 SUDE ÖDÜL 12B 34 4 33,00 13 6 11,50 22 5 20,75 10 8 8,00 79 23 73,25 342,863 4 10 40 40 1784

11 35 HÜSEYİN TOSUN 12D 33 3 32,25 11 4 10,00 23 4 22,00 9 1 8,75 76 12 73,00 342,588 4 11 41 41 1786

12 0 M YUSUF TOSUN 12D 33 7 31,25 13 4 12,00 25 5 23,75 7 8 5,00 78 24 72,00 341,458 5 12 43 43 1811

13 119 ZEYNEP TANAĞARDI 12A 35 3 34,25 12 2 11,50 21 1 20,75 6 2 5,50 74 8 72,00 339,488 2 13 48 48 1874

14 129 BEYZA POYRAZ 12A 34 4 33,00 12 4 11,00 23 4 22,00 6 6 4,50 75 18 70,50 335,715 3 14 52 52 2002

15 26 ALEYNA A 12A 35 3 34,25 10 2 9,50 23 3 22,25 6 7 4,25 74 15 70,25 335,060 4 15 54 54 2023

16 0 NEZİRE SEYİTOĞLU 12C 35 5 33,75 16 4 15,00 22 8 20,00 2 2 1,50 75 19 70,25 334,595 3 16 55 55 2040

17 12 EMİNE ÇAKMAK 34 6 32,50 15 4 14,00 19 2 18,50 6 9 3,75 74 21 68,75 328,373 1 17 65 65 2290

18 0 MEHMET FURKAN 12 34 6 32,50 18 2 17,50 19 3 18,25 71 11 68,25 327,678 1 18 66 66 2316

19 102 M SAİT YİĞİT 12D 29 11 26,25 17 3 16,25 25 12 22,00 5 12 2,00 76 38 66,50 323,913 6 19 69 69 2448

20 120 NECLA AKIN 12C 33 7 31,25 14 4 13,00 22 2 21,50 69 13 65,75 321,535 4 20 72 72 2551

21 39 ZYNP 12A 31 7 29,25 11 4 10,00 23 2 22,50 5 7 3,25 70 20 65,00 318,878 5 21 77 77 2649

22 109 RUKİYE KAYA 12B 28 10 25,50 15 2 14,50 23 5 21,75 5 9 2,75 71 26 64,50 317,180 5 22 82 82 2716

23 8 HATİCE YILMAZ 12C 33 6 31,50 17 2 16,50 16 2 15,50 2 0 2,00 68 10 65,50 316,800 5 23 83 83 2730

24 0 NUR 28 12 25,00 15 5 13,75 25 2 24,50 1 5 -0,25 69 24 63,00 314,770 2 24 88 88 2827

25 159 GÜLŞEN ÖZTÜRK 12C 30 10 27,50 13 5 11,75 23 4 22,00 2 1 1,75 68 20 63,00 312,685 6 25 90 90 2913

26 38 NERGİZ KARAKAŞ 12A 30 10 27,50 13 5 11,75 22 9 19,75 7 11 4,25 72 35 63,25 311,528 6 26 92 92 2958

27 173 BÜŞRA TANER 12B 28 8 26,00 9 0 9,00 24 4 23,00 5 3 4,25 66 15 62,25 310,213 6 27 95 95 3008

28 57 YUSUFDOĞAN 12D 24 11 21,25 12 4 11,00 25 3 24,25 8 10 5,50 69 28 62,00 309,998 7 28 96 96 3024

29 111 RAMAZAN TEPE 12D 28 8 26,00 12 3 11,25 22 2 21,50 4 5 2,75 66 18 61,50 307,385 8 29 99 99 3127

30 188 FUNDA AKCAN 12A 34 4 33,00 14 1 13,75 15 4 14,00 3 6 1,50 66 15 62,25 305,593 7 30 103 103 3212

31 223 SUDE 12A 28 9 25,75 12 1 11,75 21 1 20,75 3 10 0,50 64 21 58,75 298,780 8 31 113 113 3553

32 0 YUNUS ÖZSÜRÜNÇ 12D 34 5 32,75 11 3 10,25 17 2 16,50 1 5 -0,25 63 15 59,25 297,865 9 32 114 114 3597

33 192 YUSUF KANDOGLU 12D 27 9 24,75 15 5 13,75 21 4 20,00 1 4 0,00 64 22 58,50 297,748 10 33 115 115 3603

34 554 ESMA MEMİ 12 33 7 31,25 17 2 16,50 12 6 10,50 2 1 1,75 64 16 60,00 296,428 2 34 117 117 3673

35 0 SEVİM ÖZBEK 12B 30 5 28,75 10 3 9,25 15 1 14,75 6 3 5,25 61 12 58,00 291,533 7 35 124 124 3940

36 30 N SAVAŞ 12A 30 9 27,75 10 4 9,00 18 6 16,50 5 4 4,00 63 23 57,25 290,505 9 36 126 126 3991

37 689 HELİN DAĞ 12C 32 8 30,00 16 4 15,00 13 4 12,00 61 16 57,00 288,190 7 37 132 132 4113

38 0 ÖMER Ç 12D 31 5 29,75 10 7 8,25 14 6 12,50 8 4 7,00 63 22 57,50 288,128 11 38 133 133 4115

39 162 CANER ÖZER 12C 29 8 27,00 17 3 16,25 14 6 12,50 1 1 0,75 61 18 56,50 286,805 8 39 137 137 4188

40 166 YASEMİN ÖZATAR 12A 28 9 25,75 12 5 10,75 17 4 16,00 5 8 3,00 62 26 55,50 284,988 10 40 143 143 4293

41 55 GAMZE YLNL 12B 30 5 28,75 15 4 14,00 9 1 8,75 6 8 4,00 60 18 55,50 280,498 8 41 149 149 4500

42 45 SERDAR POLAT 12D 29 9 26,75 10 7 8,25 16 8 14,00 7 6 5,50 62 30 54,50 279,908 12 42 152 152 4528

43 25 YUSUF DAĞ 12D 22 14 18,50 12 4 11,00 21 6 19,50 6 8 4,00 61 32 53,00 279,005 13 43 153 153 4572

44 193 ENES KILIÇ 12D 24 11 21,25 11 6 9,50 23 4 22,00 0 4 -1,00 58 25 51,75 277,655 14 44 157 157 4642

45 0 ENES SİVİL 12D 27 8 25,00 13 4 12,00 15 1 14,75 1 2 0,50 56 15 52,25 274,593 15 45 162 162 4803

46 186 CİHAN KAYA 12C 28 11 25,25 10 8 8,00 20 7 18,25 0 2 -0,50 58 28 51,00 272,808 9 46 165 165 4893

47 43 SUNA KARAÇOBAN 12C 29 8 27,00 14 6 12,50 12 4 11,00 3 4 2,00 58 22 52,50 272,775 10 47 167 167 4897

48 145 EBRU MEMİŞ 12A 28 11 25,25 11 5 9,75 15 7 13,25 6 8 4,00 60 31 52,25 272,760 11 48 168 168 4901
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49 0 NİLAY Ç 12 26 13 22,75 11 3 10,25 15 0 15,00 5 6 3,50 57 22 51,50 271,598 3 49 173 173 4966

50 32 AYŞENUR 12A 29 8 27,00 7 6 5,50 17 3 16,25 2 1 1,75 55 18 50,50 269,365 12 50 179 179 5094

51 48 ZELAL ASLAN 12C 31 7 29,25 3 2 2,50 19 3 18,25 53 12 50,00 269,258 11 51 181 181 5101

52 151 ELVAN DEMİR 12B 28 10 25,50 12 5 10,75 14 2 13,50 54 17 49,75 265,983 9 52 187 187 5298

53 105 ALİ KÖSE 12C 30 9 27,75 15 4 14,00 9 4 8,00 1 0 1,00 55 17 50,75 265,720 12 53 189 189 5316

54 185 12C 30 10 27,50 13 6 11,50 11 2 10,50 54 18 49,50 263,400 13 54 198 198 5446

55 114 MERVE TOSUN 12C 27 13 23,75 14 5 12,75 13 5 11,75 1 1 0,75 55 24 49,00 262,473 14 55 202 202 5496

56 94 AYGÜL AKÇALI 12C 30 8 28,00 10 6 8,50 14 8 12,00 1 4 0,00 55 26 48,50 261,005 15 56 204 204 5580

57 139 HASRET HSKL 12C 32 7 30,25 11 7 9,25 11 6 9,50 0 3 -0,75 54 23 48,25 258,900 16 57 212 212 5709

58 206 BÜŞRA TAŞ 12B 21 8 19,00 9 0 9,00 17 3 16,25 3 8 1,00 50 19 45,25 253,123 10 58 232 232 6092

59 99 ONUR 12D 20 18 15,50 9 7 7,25 18 9 15,75 4 5 2,75 51 39 41,25 239,688 16 59 294 294 7007

60 96 BÜŞRA İRFAN 12C 25 12 22,00 13 4 12,00 9 7 7,25 1 2 0,50 48 25 41,75 236,838 17 60 308 308 7236

61 2 FATMA ÖNER 12 29 11 26,25 11 7 9,25 7 5 5,75 1 1 0,75 48 24 42,00 236,518 4 61 310 310 7258

62 84 BEDRİYE ÇELİK 12B 20 18 15,50 12 7 10,25 7 8 5,00 13 7 11,25 52 40 42,00 233,695 11 62 318 318 7457

63 222 YUSUF BOZAN 12D 18 5 16,75 12 4 11,00 12 2 11,50 42 11 39,25 231,595 17 63 327 327 7598

64 0 ÖMER KILINÇ 12C 25 10 22,50 9 5 7,75 7 1 6,75 41 16 37,00 221,425 18 64 380 380 8384

65 377 ZEYNEP ERŞAHİN 12C 26 9 23,75 7 6 5,50 8 3 7,25 0 2 -0,50 41 20 36,00 218,573 19 65 399 399 8616

66 0 FURKAN BİLGİN 12D 19 9 16,75 13 4 12,00 9 7 7,25 2 9 -0,25 43 29 35,75 218,050 18 66 402 402 8650

67 202 M ALİ DOĞAN 12C 20 14 16,50 13 4 12,00 8 5 6,75 1 2 0,50 42 25 35,75 217,573 20 67 406 406 8676

68 38 ŞUHEDA 12C 5 34 -3,50 5 15 1,25 5 16 1,00 0 1 -0,25 15 66 -1,50 95,990 21 68 898 898 15638

69 0 0 0 0,00

70 0 0 0 0,00
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